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Forderverein fiir arztliche Fortbildung e.V.

Einnahmen-Uberschuss-Rechnung

2024
Mitgliedsbeitrage 1.380,00 €
Sponsoring 2.400,00 €
Gutschrift 748,29 €
Sonstige Ausgaben 2.954,68 €
Bad Nauheimer Gespréache 2.21481 €
Kontogebiihren 0,00 €
Kontostand 31.12.2023 4.050,17 €
Kontostand 31.12.2024 3.408,97 €

Frankfurt, den 14.02.2025

Kassenpriifer:

e A

Bettma Leser Thomas T. Lenk \K 7‘, i

Christoph Schlicher
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Glaxosmithcline

400,00 €

Novartis

2.000,00 €
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[Gutschrift

Losack

705,09 €

Ruckiberweisung

Bauch

43,20 €

Ruckuberweisung
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[Mitgliedsbeitrage [ 1.380,00 € [Bemerkungen _
Martin Voigt 60,00 €

Besins Healthcare\ ) 60,00 €

Bayer AG ~J 60,00 €

N . 60,00 € [Doppelzahlung Funke

Schehlmann \u 60,00 €
Almirall~J 60,00 €

Leser 60,00 €

Acher ™ 60,00 €
Scherbaum™! 60,00 €
Schneider ~J 60,00 €

Sanofi \ 60,00 €

Uwe Werner ~J 60,00 €

Dr. Langheinrich \J 60,00 €
Landesapothekerkammer Hessen \) 60,00 € |Funke
Monika Kelm \( 60,00 €

Dr. Schindler\J 60,00 €

Dr. Bausch N 60,00 €

Felix Kumpft ™ 60,00 €
Landesapothekerkammer Hessen ~J 60,00 € |Funke
lyimen J 60,00 €
Frenzel >/ 60,00 €
Trudrung 60,00 €

Losack 60,00 €
Cyprian Y/ 60,00 €
Schneider \J 60,00 €
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alpha Steuerberatung | 673,54 € |Steuererklarung

Dr. Bausch ~ 48,00 € |Auslagen

Losack 247 46 € |Auslagen

Losack ~J 58,31 € |Auslagen

Amtsgericht Frakfurt 50,00 € |Anderung Vereinsregister
Roese ~J 40,00 € |Weihnachtsgeschenke
media GmbH~ 11,97 €

Roese ™ 10,49 € |Paketgebihr

Roese ™~ 21,80 € |Weihnachtsgeschenke
Dr. Bausch ™ 43,20 € |Auslagen

Roese ~J 11,45 € |Amtsregister

Dr. v. Knoblauch zu Hatzbach -J 7,50 € |Amtsregister

Losack ™ 707,70 € |Auslagen_

media GmbH \J 11,97 €

Losack ) 600,77 € [Auslagen

Losack 310,52 € |Auslagen

Rose 100,00 € |Auslagen
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Férderkreis Bad Nauheimer Gesprache

"

2.214,81 €

Halftige Beteiligung
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Kerstin Roth

Von: Christoph Schlicher, Dr. <christoph.schlicher@astellas.com>
Gesendet: Mittwoch, 5. Marz 2025 15:50

An: Kerstin Roth; bettina.b.leser@gsk.com

Cc: Foerderverein-Hessen@web.de; Thomas Timur Lenk; Klaus Losack
Betreff: AW: Kassenpriifung Foérderverein

Anlagen: Kassenprifung FV Hessen, 25-03-05.pdf

Liebe Frau Roth,

Die Einnahmen-Uberschussdarstellung habe ich geprift. Es ist alles korrekt. Ich empfehle der
Mitgliederversammlung die Entlastung. Da sich mein Schwerpunkt mittlerweile nicht mehr in
Hessen befindet bitte ich mich vom Amt des Kassenpriifers zu entbinden, bzw. ich kandidiere
nicht mehr erneut hierfir. Bitte streichen Sie mich auch aus der Mitgliederliste des Férdervereins.

Ich wiinsche fur die Zukunft alle Gute
Mit besten GriuRRen

Dr. med. Christoph Schlicher

Arzt

Manager Regional Health Care

Astellas Pharma GmbH

Ridlerstralle 57, 80339 Munchen / Munich — Germany
Telefon: +49-(0)7963-841586

Mobil: +49-(0)172-8653285

)a stellas

astellas.com/de

Wenn Sie eine Nebenwirkung melden méchten oder eine andere Information zur Arzneimittelsicherheit (inkl.
Reklamation) haben, senden Sie bitte eine E-Mail an de-pharmacovigilance@astellas.com

Von: Kerstin Roth <Kerstin.Roth@apobank.de>

Gesendet: Dienstag, 18. Februar 2025 12:34

An: Christoph Schlicher, Dr. <christoph.schlicher@astellas.com>; bettina.b.leser@gsk.com
Cc: Foerderverein-Hessen@web.de; Thomas Timur Lenk <thomas.lenk@apobank.de>
Betreff: AW: Kassenpriifung Forderverein

Liebe Frau Leser, lieber Herr Dr. Schlicher,

anbei erhalten Sie die Einnahmen-/Uberschussrechnung aus 2024 mit der Bitte um Priifung, Unterschrift und
Ricksendung an uns.

Herzlichen Dank und einen schénen Tag aus Frankfurt.



Mit freundlichen GriiRen

Kerstin Roth
Assistenz Leitung Marktgebiet Hessen

Liebe Bettina,
lieber Christoph,

in der Mitgliederversammlung des Fordervereins fir arztliche Fortbildung in Hessen am 29. Januar 2024 wurdet
Ihr als Kassenprifer gewahlt.

Nun findet am 29. April 2025 die nachste Mitgliederversammlung statt. Bitte setzt Euch zur Abstimmung der
Durchfithrung der Kassenpriifung fiir das Jahr 2024 mit Frau Kerstin Roth (kerstin.roth@apobank.de) von der
Apobank in Verbindung.

Vielen Dank an dieser Stelle fiir Euer Engagement.

Herzliche GriiBe
Liane

Geschaftsanschrift: RidlerstraBe 57 D-80339 Minchen
Registergericht: AG Minchen HR B96767 U.-St.-IdNr.: DE 129 351 926
Geschaftsfiihrung: Markus Weber, Dilek Aldemir Cevik, Grazyna Teresa Malkowska-Kicka

Important: The information transmitted in this message is intended only for the person or entity to which it is addressed and
may contain confidential and/or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any
action in reliance upon, this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you receive this
message in error, please contact the sender and delete the material from any computer.

Deutsche Apotheker- und Arztebank eG
Mainzer Landstr. 275
60326 Frankfurt

T +4969795092901

F +4969795092902
kerstin.roth@apobank.de
www.apobank.de

apoBank

Bank der Gesundheit

Deutsche Apotheker- und Aerztebank eG
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. med. dent. Karl-Georg Pochhammer

Vorstand: Matthias Schellenberg (Vorsitzender), Heiko Drews, Thomas Runge, Dr. Christian Wiermann,
2




